
Aday No Durumu Ter. Ter. Mülakat Hakkı Mülakat Mülakat

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N 1 2 Kazandığı Bölüm Tarihi Saati

269736 18 5 16.75 16 4 15 24 1 23.75 16 4 15 21 3 20.25 95 17 90.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

269596 17 2 16.5 12 3 11.25 24 0 24 15 2 14.5 23 1 22.75 91 8 89 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

278037 15 4 14 17 2 16.5 24 1 23.75 14 2 13.5 21 4 20 91 13 87.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

282223 24 1 23.75 16 5 14.75 22 2 21.5 13 2 12.5 15 9 12.75 90 19 85.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

321574 13 4 12 17 4 16 21 3 20.25 16 6 14.5 20 5 18.75 87 22 81.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

263714 20 1 19.75 12 4 11 21 3 20.25 17 4 16 15 7 13.25 85 19 80.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

268148 8 6 6.5 16 3 15.25 19 4 18 15 6 13.5 25 0 25 83 19 78.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

263162 14 3 13.25 14 5 12.75 22 1 21.75 15 5 13.75 17 7 15.25 82 21 76.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

265254 13 4 12 12 4 11 22 2 21.5 12 6 10.5 22 2 21.5 81 18 76.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

273745 15 1 14.75 10 6 8.5 21 3 20.25 15 5 13.75 18 3 17.25 79 18 74.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

262500 11 4 10 11 7 9.25 22 1 21.75 14 2 13.5 21 4 20 79 18 74.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

263534 8 3 7.25 15 3 14.25 21 1 20.75 13 4 12 21 4 20 78 15 74.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

271826 10 2 9.5 13 0 13 20 2 19.5 10 1 9.75 22 0 22 75 5 73.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ

16 EYLÜL 2017

YAZILI GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI

Not: Mülakat hakkı kazanan adaylar , mülakat tarihinde kimlik kartı ile Atatürk Öğretmen Akademisinde hazır olmaları gerekmektedir.

Matematik Fen Türkçe Sosyal İngilizce Toplam

271826 10 2 9.5 13 0 13 20 2 19.5 10 1 9.75 22 0 22 75 5 73.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

265664 18 5 16.75 12 5 10.75 21 2 20.5 11 9 8.75 18 6 16.5 80 27 73.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

322184 9 4 8 12 5 10.75 20 0 20 10 7 8.25 25 0 25 76 16 72 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

262850 9 1 8.75 12 1 11.75 24 0 24 11 4 10 17 3 16.25 73 9 70.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

272069 14 1 13.75 8 0 8 24 1 23.75 12 2 11.5 14 3 13.25 72 7 70.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

264496 12 0 12 10 1 9.75 23 1 22.75 9 6 7.5 17 3 16.25 71 11 68.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

270639 11 5 9.75 12 3 11.25 21 4 20 10 8 8 20 5 18.75 74 25 67.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

269742 8 3 7.25 9 1 8.75 21 3 20.25 13 4 12 20 5 18.75 71 16 67 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

273596 11 3 10.25 11 3 10.25 21 1 20.75 10 4 9 18 5 16.75 71 16 67 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

260047 8 9 5.75 11 10 8.5 20 4 19 15 10 12.5 22 3 21.25 76 36 67 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

263521 17 5 15.75 14 6 12.5 22 3 21.25 12 6 10.5 9 10 6.5 74 30 66.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

273565 14 4 13 12 1 11.75 22 3 21.25 8 7 6.25 16 8 14 72 23 66.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

273366 8 6 6.5 11 7 9.25 21 3 20.25 14 5 12.75 19 6 17.5 73 27 66.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

332982 10 4 9 12 3 11.25 22 2 21.5 13 9 10.75 15 5 13.75 72 23 66.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Sınıf Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

271390 12 6 10.5 12 5 10.75 21 3 20.25 16 6 14.5 20 5 18.75 81 25 74.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ O S Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

272117 11 1 10.75 11 1 10.75 21 0 21 11 6 9.5 15 7 13.25 69 15 65.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

272073 10 4 9 12 6 10.5 23 1 22.75 11 2 10.5 13 3 12.25 69 16 65 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30



273352 10 6 8.5 10 4 9 22 0 22 11 3 10.25 15 3 14.25 68 16 64 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

309113 6 0 6 10 4 9 24 0 24 11 6 9.5 17 7 15.25 68 17 63.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

263190 9 3 8.25 9 3 8.25 21 2 20.5 11 2 10.5 17 5 15.75 67 15 63.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

261993 12 4 11 14 4 13 17 4 16 15 5 13.75 11 9 8.75 69 26 62.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

271395 7 5 5.75 11 2 10.5 20 2 19.5 11 7 9.25 18 3 17.25 67 19 62.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

261269 8 1 7.75 7 4 6 22 2 21.5 12 6 10.5 17 2 16.5 66 15 62.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

263882 10 0 10 7 1 6.75 21 1 20.75 9 3 8.25 17 4 16 64 9 61.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 19 Eylül 2017 09:30

273427 6 4 5 9 4 8 21 2 20.5 15 4 14 16 7 14.25 67 21 61.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

273724 7 6 5.5 6 2 5.5 19 3 18.25 13 9 10.75 22 2 21.5 67 22 61.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

273375 11 3 10.25 9 5 7.75 21 2 20.5 11 4 10 15 9 12.75 67 23 61.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

273839 9 1 8.75 8 0 8 21 1 20.75 8 0 8 17 5 15.75 63 7 61.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

262309 6 2 5.5 11 4 10 19 4 18 8 7 6.25 22 3 21.25 66 20 61 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

263280 8 5 6.75 8 4 7 22 1 21.75 16 3 15.25 12 8 10 66 21 60.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

273712 7 6 5.5 9 10 6.5 21 3 20.25 12 6 10.5 19 5 17.75 68 30 60.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

332641 11 10 8.5 10 8 8 23 0 23 13 7 11.25 12 9 9.75 69 34 60.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

339735 9 3 8.25 13 5 11.75 24 1 23.75 12 6 10.5 9 12 6 67 27 60.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

262427 7 5 5.75 7 4 6 20 5 18.75 13 9 10.75 19 6 17.5 66 29 58.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O Okul Öncesi Öğretmenliği Programı 20 Eylül 2017 09:30

262218 9 5 7.75 13 6 11.5 19 5 17.75 12 8 10 12 5 10.75 65 29 57.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

253301 8 1 7.75 8 0 8 21 1 20.75 12 2 11.5 10 2 9.5 59 6 57.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O253301 8 1 7.75 8 0 8 21 1 20.75 12 2 11.5 10 2 9.5 59 6 57.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

273796 6 0 6 12 0 12 20 2 19.5 9 4 8 13 4 12 60 10 57.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

280072 7 7 5.25 7 8 5 22 2 21.5 13 8 11 16 7 14.25 65 32 57 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

317156 9 5 7.75 11 12 8 19 4 18 13 8 11 14 10 11.5 66 39 56.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

271830 10 0 10 11 2 10.5 20 0 20 8 0 8 8 3 7.25 57 5 55.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S

261901 8 2 7.5 8 2 7.5 17 5 15.75 12 6 10.5 15 3 14.25 60 18 55.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

317675 7 4 6 7 4 6 22 1 21.75 9 5 7.75 15 4 14 60 18 55.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

360056 7 3 6.25 7 2 6.5 20 3 19.25 12 2 11.5 13 5 11.75 59 15 55.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

322014 6 3 5.25 6 2 5.5 20 5 18.75 13 7 11.25 16 6 14.5 61 23 55.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ O S

270222 12 6 10.5 9 0 9 21 3 20.25 9 4 8 9 8 7 60 21 54.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

263102 9 8 7 10 10 7.5 20 5 18.75 9 4 8 15 7 13.25 63 34 54.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

259271 8 5 6.75 9 5 7.75 21 2 20.5 11 10 8.5 13 9 10.75 62 31 54.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ O S

263257 6 2 5.5 6 4 5 21 2 20.5 12 5 10.75 14 7 12.25 59 20 54 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

269988 8 3 7.25 10 5 8.75 17 6 15.5 10 6 8.5 15 5 13.75 60 25 53.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ O O

271855 8 1 7.75 8 1 7.75 20 3 19.25 9 4 8 12 6 10.5 57 15 53.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

265875 6 4 5 7 3 6.25 16 5 14.75 14 5 12.75 16 7 14.25 59 24 53 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

263035 6 3 5.25 8 0 8 16 3 15.25 7 2 6.5 19 4 18 56 12 53 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O



272210 7 4 6 11 2 10.5 23 1 22.75 8 4 7 7 4 6 56 15 52.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

262960 7 4 6 7 6 5.5 20 3 19.25 12 7 10.25 12 6 10.5 58 26 51.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

295610 5 0 5 7 3 6.25 20 1 19.75 11 6 9.5 13 9 10.75 56 19 51.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

265261 7 5 5.75 7 3 6.25 20 3 19.25 14 7 12.25 10 11 7.25 58 29 50.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

330136 7 1 6.75 7 1 6.75 19 1 18.75 7 3 6.25 13 6 11.5 53 12 50 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

259572 8 11 5.25 11 6 9.5 18 7 16.25 9 12 6 15 8 13 61 44 50 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

263056 9 2 8.5 8 0 8 18 0 18 10 1 9.75 7 5 5.75 52 8 50 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

272149 5 0 5 8 4 7 13 2 12.5 9 1 8.75 18 6 16.5 53 13 49.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

285230 9 5 7.75 10 5 8.75 15 2 14.5 10 2 9.5 10 4 9 54 18 49.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

274795 6 4 5 7 2 6.5 18 5 16.75 8 6 6.5 16 8 14 55 25 48.75 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

271870 7 3 6.25 9 6 7.5 19 2 18.5 9 1 8.75 8 2 7.5 52 14 48.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

334374 7 4 6 9 2 8.5 21 2 20.5 6 4 5 8 3 7.25 51 15 47.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

270941 7 6 5.5 7 4 6 20 4 19 12 11 9.25 7 6 5.5 53 31 45.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

264964 7 6 5.5 7 4 6 20 2 19.5 8 2 7.5 6 4 5 48 18 43.5 5 NET BARAJINI GEÇTİ O S

258194 9 11 6.25 9 16 5 17 8 15 10 11 7.25 12 13 8.75 57 59 42.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ O S

272171 7 1 6.75 7 2 6.5 12 1 11.75 7 3 6.25 7 4 6 40 11 37.25 5 NET BARAJINI GEÇTİ S O

271067 13 8 11 7 14 3.5 23 2 22.5 13 8 11 20 5 18.75 76 37 66.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262019 9 9 6.75 6 5 4.75 22 2 21.5 13 3 12.25 21 3 20.25 71 22 65.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

261422 5 2 4.5 4 1 3.75 20 3 19.25 16 3 15.25 20 4 19 65 13 61.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O261422 5 2 4.5 4 1 3.75 20 3 19.25 16 3 15.25 20 4 19 65 13 61.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

261122 4 8 2 12 3 11.25 23 2 22.5 14 9 11.75 16 8 14 69 30 61.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262715 9 5 7.75 9 2 8.5 19 4 18 5 2 4.5 21 4 20 63 17 58.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

274648 5 3 4.25 4 1 3.75 21 3 20.25 10 5 8.75 22 2 21.5 62 14 58.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

264694 5 4 4 9 3 8.25 22 1 21.75 11 5 9.75 15 8 13 62 21 56.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263302 6 6 4.5 7 8 5 20 4 19 13 11 10.25 19 5 17.75 65 34 56.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262845 5 2 4.5 5 7 3.25 22 3 21.25 10 11 7.25 21 4 20 63 27 56.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

279234 7 5 5.75 10 4 9 17 6 15.5 7 9 4.75 21 4 20 62 28 55 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

260140 4 13 0.75 6 10 3.5 21 3 20.25 15 6 13.5 18 6 16.5 64 38 54.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

293819 5 4 4 8 3 7.25 23 1 22.75 8 3 7.25 15 7 13.25 59 18 54.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

273910 4 12 1 6 11 3.25 22 3 21.25 13 9 10.75 19 6 17.5 64 41 53.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

264235 9 4 8 5 4 4 23 2 22.5 8 9 5.75 14 7 12.25 59 26 52.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

324505 5 1 4.75 4 5 2.75 24 0 24 14 5 12.75 10 8 8 57 19 52.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262123 4 1 3.75 6 1 5.75 22 1 21.75 10 4 9 13 4 12 55 11 52.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

272065 0 8 -2 8 11 5.25 17 6 15.5 11 0 11 23 2 22.5 59 27 52.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

273484 3 3 2.25 6 1 5.75 22 3 21.25 11 7 9.25 14 5 12.75 56 19 51.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

264840 4 21 -1.25 14 11 11.25 17 7 15.25 11 12 8 19 6 17.5 65 57 50.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S



271889 3 6 1.5 7 7 5.25 18 4 17 8 4 7 21 4 20 57 25 50.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

273341 10 1 9.75 9 2 8.5 20 3 19.25 6 6 4.5 10 5 8.75 55 17 50.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263033 3 2 2.5 11 1 10.75 23 1 22.75 10 4 9 6 3 5.25 53 11 50.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

273492 5 3 4.25 7 3 6.25 23 1 22.75 6 6 4.5 14 7 12.25 55 20 50 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

326092 8 5 6.75 4 6 2.5 20 4 19 12 7 10.25 14 11 11.25 58 33 49.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263235 5 8 3 8 6 6.5 19 6 17.5 13 7 11.25 13 8 11 58 35 49.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263318 5 3 4.25 9 7 7.25 22 3 21.25 8 4 7 11 6 9.5 55 23 49.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

322924 5 3 4.25 8 5 6.75 20 3 19.25 8 3 7.25 13 6 11.5 54 20 49 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

270629 11 5 9.75 9 2 8.5 21 3 20.25 7 1 6.75 4 2 3.5 52 13 48.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263037 4 3 3.25 7 14 3.5 20 3 19.25 12 9 9.75 15 10 12.5 58 39 48.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

309110 5 1 4.75 7 3 6.25 16 6 14.5 11 3 10.25 14 7 12.25 53 20 48 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

264516 4 11 1.25 9 7 7.25 20 3 19.25 11 9 8.75 14 11 11.25 58 41 47.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

284268 4 2 3.5 5 2 4.5 20 1 19.75 8 4 7 13 2 12.5 50 11 47.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

269669 5 3 4.25 6 3 5.25 19 4 18 11 7 9.25 12 7 10.25 53 24 47 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

272063 10 1 9.75 5 0 5 20 1 19.75 5 1 4.75 8 1 7.75 48 4 47 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

265627 10 4 9 12 6 10.5 17 5 15.75 9 7 7.25 6 7 4.25 54 29 46.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

272505 4 2 3.5 7 3 6.25 15 2 14.5 9 2 8.5 15 4 14 50 13 46.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

277993 4 1 3.75 4 2 3.5 17 3 16.25 13 5 11.75 13 7 11.25 51 18 46.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262847 3 3 2.25 7 6 5.5 21 0 21 6 5 4.75 14 5 12.75 51 19 46.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O262847 3 3 2.25 7 6 5.5 21 0 21 6 5 4.75 14 5 12.75 51 19 46.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

282656 4 6 2.5 7 0 7 22 0 22 7 3 6.25 9 2 8.5 49 11 46.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263028 9 1 8.75 12 3 11.25 15 9 12.75 10 3 9.25 5 6 3.5 51 22 45.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

269651 0 8 -2 4 3 3.25 21 4 20 11 4 10 15 5 13.75 51 24 45 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263225 0 8 -2 7 3 6.25 19 5 17.75 13 7 11.25 14 9 11.75 53 32 45 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

264812 6 8 4 7 8 5 15 4 14 7 9 4.75 18 5 16.75 53 34 44.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

264724 1 10 -1.5 7 13 3.75 16 7 14.25 10 9 7.75 21 4 20 55 43 44.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263550 3 3 2.25 4 7 2.25 22 3 21.25 13 8 11 10 10 7.5 52 31 44.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

271790 7 8 5 10 4 9 19 3 18.25 3 4 2 10 2 9.5 49 21 43.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

285562 6 4 5 7 6 5.5 22 0 22 9 5 7.75 5 7 3.25 49 22 43.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

271389 2 6 0.5 6 2 5.5 21 3 20.25 10 10 7.5 12 9 9.75 51 30 43.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

286087 3 5 1.75 6 4 5 17 7 15.25 10 2 9.5 14 8 12 50 26 43.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

271781 6 11 3.25 7 11 4.25 19 6 17.5 9 10 6.5 14 11 11.25 55 49 42.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

273665 5 7 3.25 5 8 3 20 3 19.25 13 7 11.25 8 8 6 51 33 42.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

281765 6 7 4.25 6 6 4.5 17 6 15.5 10 5 8.75 11 5 9.75 50 29 42.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

332657 3 7 1.25 8 7 6.25 20 4 19 9 6 7.5 10 5 8.75 50 29 42.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

259407 4 4 3 3 5 1.75 22 1 21.75 9 3 8.25 10 8 8 48 21 42.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O



285776 1 8 -1 7 5 5.75 20 1 19.75 8 3 7.25 12 5 10.75 48 22 42.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

261936 3 7 1.25 5 5 3.75 23 2 22.5 10 6 8.5 9 10 6.5 50 30 42.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

270102 1 10 -1.5 8 6 6.5 18 7 16.25 11 10 8.5 15 9 12.75 53 42 42.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

270080 4 6 2.5 4 6 2.5 18 5 16.75 8 9 5.75 16 6 14.5 50 32 42 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

333914 4 14 0.5 8 15 4.25 19 3 18.25 10 10 7.5 13 8 11 54 50 41.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262941 5 7 3.25 7 11 4.25 14 11 11.25 7 12 4 20 5 18.75 53 46 41.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

274554 7 1 6.75 5 6 3.5 18 2 17.5 9 9 6.75 9 9 6.75 48 27 41.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

322926 4 21 -1.25 11 14 7.5 19 6 17.5 13 12 10 11 14 7.5 58 67 41.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263279 1 0 1 3 1 2.75 18 5 16.75 3 2 2.5 19 4 18 44 12 41 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

264522 4 8 2 5 4 4 18 3 17.25 8 5 6.75 12 4 11 47 24 41 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

295748 0 6 -1.5 3 3 2.25 22 3 21.25 11 6 9.5 10 5 8.75 46 23 40.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

269738 5 1 4.75 7 1 6.75 16 1 15.75 6 0 6 8 4 7 42 7 40.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

294365 4 6 2.5 5 8 3 20 5 18.75 9 8 7 11 9 8.75 49 36 40 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

306547 2 3 1.25 5 4 4 18 4 17 6 2 5.5 14 7 12.25 45 20 40 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

264883 0 0 0 3 2 2.5 21 2 20.5 14 4 13 3 1 2.75 41 9 38.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

284061 3 2 2.5 6 4 5 18 1 17.75 10 4 9 6 7 4.25 43 18 38.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

271386 5 1 4.75 6 3 5.25 17 5 15.75 7 3 6.25 9 11 6.25 44 23 38.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

272124 3 7 1.25 6 6 4.5 21 2 20.5 10 12 7 7 9 4.75 47 36 38 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

270727 5 12 2 9 5 7.75 17 6 15.5 11 11 8.25 7 10 4.5 49 44 38 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O270727 5 12 2 9 5 7.75 17 6 15.5 11 11 8.25 7 10 4.5 49 44 38 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262505 1 5 -0.25 3 8 1 16 9 13.75 12 11 9.25 16 9 13.75 48 42 37.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

265728 1 7 -0.75 4 2 3.5 15 8 13 8 9 5.75 17 5 15.75 45 31 37.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

301546 3 5 1.75 5 3 4.25 16 2 15.5 8 3 7.25 8 0 8 40 13 36.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

271876 4 14 0.5 11 11 8.25 18 6 16.5 10 11 7.25 8 16 4 51 58 36.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

264393 5 4 4 8 4 7 18 3 17.25 7 6 5.5 4 5 2.75 42 22 36.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

270165 5 7 3.25 7 11 4.25 19 6 17.5 7 12 4 10 10 7.5 48 46 36.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

257282 4 21 -1.25 7 17 2.75 19 6 17.5 10 12 7 13 10 10.5 53 66 36.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

263118 2 6 0.5 4 9 1.75 17 8 15 12 12 9 13 12 10 48 47 36.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262308 8 17 3.75 11 14 7.5 13 12 10 11 14 7.5 11 14 7.5 54 71 36.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

264324 1 4 0 6 3 5.25 18 7 16.25 12 6 10.5 5 3 4.25 42 23 36.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

271806 4 11 1.25 4 12 1 19 6 17.5 12 13 8.75 11 14 7.5 50 56 36 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

294208 1 5 -0.25 5 1 4.75 15 5 13.75 11 4 10 10 9 7.75 42 24 36 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262481 1 9 -1.25 6 8 4 22 1 21.75 8 7 6.25 8 11 5.25 45 36 36 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

273505 3 3 2.25 5 3 4.25 19 3 18.25 6 7 4.25 9 11 6.25 42 27 35.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

273958 5 4 4 6 5 4.75 17 2 16.5 8 6 6.5 5 6 3.5 41 23 35.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

271872 5 1 4.75 6 2 5.5 14 4 13 6 2 5.5 7 3 6.25 38 12 35 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O



282489 3 6 1.5 7 3 6.25 17 5 15.75 9 5 7.75 6 12 3 42 31 34.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

263349 8 2 7.5 10 5 8.75 13 2 12.5 4 8 2 7 14 3.5 42 31 34.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

257977 3 8 1 7 5 5.75 17 3 16.25 7 6 5.5 8 9 5.75 42 31 34.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263457 4 14 0.5 5 11 2.25 18 2 17.5 10 13 6.75 10 13 6.75 47 53 33.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262540 2 6 0.5 2 9 -0.25 18 4 17 9 6 7.5 11 8 9 42 33 33.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

272388 3 4 2 8 5 6.75 16 4 15 8 2 7.5 4 6 2.5 39 21 33.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

356586 5 2 4.5 5 2 4.5 15 5 13.75 4 3 3.25 8 1 7.75 37 13 33.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

273193 0 16 -4 5 7 3.25 19 3 18.25 5 10 2.5 15 6 13.5 44 42 33.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S

264268 0 7 -1.75 7 5 5.75 18 2 17.5 7 7 5.25 8 8 6 40 29 32.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263292 1 5 -0.25 8 1 7.75 18 4 17 7 8 5 5 9 2.75 39 27 32.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

259546 1 6 -0.5 5 3 4.25 16 7 14.25 8 6 6.5 10 10 7.5 40 32 32 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

273445 5 0 5 5 3 4.25 15 2 14.5 4 3 3.25 5 1 4.75 34 9 31.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

274780 1 8 -1 6 3 5.25 16 3 15.25 6 1 5.75 7 3 6.25 36 18 31.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

269785 0 7 -1.75 7 2 6.5 18 2 17.5 6 5 4.75 6 7 4.25 37 23 31.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

261293 2 2 1.5 8 6 6.5 15 4 14 8 6 6.5 3 3 2.25 36 21 30.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

265573 3 4 2 5 3 4.25 15 7 13.25 8 8 6 7 7 5.25 38 29 30.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

285608 1 4 0 5 4 4 19 6 17.5 8 13 4.75 5 4 4 38 31 30.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

262972 0 9 -2.25 5 1 4.75 16 8 14 12 6 10.5 6 11 3.25 39 35 30.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

269463 2 23 -3.75 12 13 8.75 17 8 15 7 18 2.5 11 14 7.5 49 76 30 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S269463 2 23 -3.75 12 13 8.75 17 8 15 7 18 2.5 11 14 7.5 49 76 30 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

263158 2 4 1 6 1 5.75 12 2 11.5 7 0 7 6 5 4.75 33 12 30 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

284669 0 0 0 5 1 4.75 16 6 14.5 11 11 8.25 6 16 2 38 34 29.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

271992 2 4 1 6 4 5 18 3 17.25 8 6 6.5 2 9 -0.25 36 26 29.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

263478 1 10 -1.5 6 3 5.25 12 1 11.75 7 1 6.75 8 3 7.25 34 18 29.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

264560 2 3 1.25 4 2 3.5 15 3 14.25 11 4 10 2 7 0.25 34 19 29.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

271846 3 8 1 4 4 3 17 5 15.75 10 7 8.25 4 11 1.25 38 35 29.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

270747 5 13 1.75 6 8 4 13 11 10.25 10 8 8 8 12 5 42 52 29 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

269331 5 20 0 7 18 2.5 21 4 20 7 18 2.5 6 8 4 46 68 29 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

274131 1 4 0 4 5 2.75 17 4 16 4 4 3 8 4 7 34 21 28.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

334010 6 4 5 6 3 5.25 11 2 10.5 5 3 4.25 5 6 3.5 33 18 28.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

399274 1 10 -1.5 7 5 5.75 18 6 16.5 7 8 5 5 12 2 38 41 27.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

308299 6 19 1.25 6 19 1.25 13 12 10 9 16 5 13 12 10 47 78 27.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263111 1 7 -0.75 3 10 0.5 18 3 17.25 7 8 5 8 10 5.5 37 38 27.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

271774 2 3 1.25 5 2 4.5 11 4 10 8 6 6.5 6 3 5.25 32 18 27.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

294257 4 3 3.25 4 5 2.75 9 1 8.75 5 7 3.25 10 6 8.5 32 22 26.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

272452 6 13 2.75 4 16 0 16 9 13.75 8 13 4.75 8 12 5 42 63 26.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O



274027 1 8 -1 10 5 8.75 13 9 10.75 6 9 3.75 6 8 4 36 39 26.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

272055 4 9 1.75 4 12 1 17 5 15.75 9 9 6.75 4 14 0.5 38 49 25.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

313921 4 12 1 4 12 1 12 10 9.5 7 10 4.5 11 5 9.75 38 49 25.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S

264455 4 5 2.75 3 6 1.5 14 3 13.25 5 6 3.5 6 5 4.75 32 25 25.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

274438 1 11 -1.75 5 5 3.75 10 4 9 8 6 6.5 10 7 8.25 34 33 25.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

274810 3 5 1.75 4 4 3 15 3 14.25 7 8 5 3 10 0.5 32 30 24.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

396692 3 7 1.25 8 3 7.25 13 9 10.75 4 10 1.5 6 9 3.75 34 38 24.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

333239 0 7 -1.75 5 5 3.75 17 6 15.5 6 2 5.5 3 6 1.5 31 26 24.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

323800 3 20 -2 8 16 4 13 11 10.25 6 17 1.75 13 11 10.25 43 75 24.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

274308 2 8 0 5 7 3.25 14 11 11.25 7 7 5.25 6 11 3.25 34 44 23 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

275418 0 12 -3 5 7 3.25 16 7 14.25 6 9 3.75 7 10 4.5 34 45 22.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

271777 2 7 0.25 5 2 4.5 10 1 9.75 4 5 2.75 6 2 5.5 27 17 22.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263493 2 3 1.25 1 8 -1 12 9 9.75 10 9 7.75 7 9 4.75 32 38 22.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

273109 0 8 -2 5 6 3.5 12 6 10.5 9 7 7.25 4 5 2.75 30 32 22 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

269956 1 7 -0.75 3 5 1.75 12 7 10.25 7 9 4.75 8 9 5.75 31 37 21.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

272147 2 8 0 5 11 2.25 11 5 9.75 11 6 9.5 2 11 -0.75 31 41 20.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

285551 2 8 0 4 5 2.75 10 10 7.5 5 9 2.75 6 10 3.5 27 42 16.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

269821 4 21 -1.25 5 20 0 13 12 10 6 19 1.25 10 15 6.25 38 87 16.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

263498 3 22 -2.5 8 17 3.75 12 13 8.75 7 18 2.5 8 17 3.75 38 87 16.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S263498 3 22 -2.5 8 17 3.75 12 13 8.75 7 18 2.5 8 17 3.75 38 87 16.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

273106 2 7 0.25 6 7 4.25 7 5 5.75 6 7 4.25 2 8 0 23 34 14.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

265257 1 6 -0.5 6 3 5.25 7 8 5 5 10 2.5 3 11 0.25 22 38 12.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

253560 2 6 0.5 1 7 -0.75 9 4 8 6 3 5.25 1 8 -1 19 28 12 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S O

269969 6 19 1.25 4 21 -1.25 9 16 5 7 18 2.5 8 17 3.75 34 91 11.25 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

262480 0 3 -0.75 4 3 3.25 6 7 4.25 3 8 1 5 9 2.75 18 30 10.5 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ S

262167 4 21 -1.25 5 20 0 5 20 0 8 17 3.75 6 19 1.25 28 97 3.75 5 NET BARAJINI GEÇMEDİ O S

Not: Mülakat hakkı kazanan adaylar , mülakat tarihinde kimlik kartı ile Atatürk Öğretmen Akademisinde hazır olmaları gerekmektedir.


